
From:
Sent:
To:
Cc:
Subject: FW: Märgukiri

From: vahur Vingisaar <vahur.vingisaar@gmail.com> 

Sent: Thursday, January 30, 2020 7:56 AM

To: Elor Ilmet <elor.ilmet@rmk.ee>

Subject: Re: FW: Märgukiri

Tere

Vabandan tekkinud olukorra pärast. Meis tekitas küsimusi Teie poolt 23.12.2019 saadetud märgukirjas viidatud viivise arve nr 
H000286 mille kuupäev on 7.12.2018.  Hilisemal kontollimisel selgus, et  oleme tasunud selle arve 12.04.2019. 09.01. 2020 
märgukirjas viitate maarendi võlgnevusele. Ilmselt on tekkinud arusaamatus sellest, et plaanisin Teilt selgitust paluda, kuid mingil 
põhjusel jäi see kirjalikult saatamata. 

Kuna meil ei õnnestunud eelmise aasta lõpus EMTA-ga maksuvõla ajatamises kokkuleppele saada, siis tuli tasuda oluliselt suurem 
summa kui olime planeerinud. Samuti läksid muud laekumised tasaarveldusteks. Sama oli ka jaanaris. Veebruari esimesel nädalal 
toimub loomade müük, mille rahast saame kohe ka tasuda rendivõlgnevuse.

Oleme jätkuvalt väga huvitatud antud maatüki rentimisest. Samas sooviksime Teie poolt täpsustust meie võlgnevuse osas.

Loodame siiski väga koostöö jätkamisele.

Lugupidamisega

Vahur Vingisaar
OÜ Vingi Suurtalu
juhatuse liige
tel 56468688

Kontakt Elor Ilmet (<elor.ilmet@rmk.ee>) kirjutas kuupäeval K, 29. jaanuar 2020 kell 11:12:

Tere!
Kuna rendiarve on RMK arvele jätkuvalt laekumata ning meie märgukirjale 09.01.2020 pole Teie poolt mingit vastust tulnud, siis 
anname teada, et lõpetame OÜ Vingi Suurtalu ja RMK vahelise rendilepingu alates 09.02.2020.
Saadame lähiajal Teile allkirjastamiseks rendilepingu lõpetamise kokkuleppe.

Lugupidamisega

Elor Ilmet
RMK Viljandimaa metsaülem
5053401
elor.ilmet@rmk.ee

From: Elor Ilmet 
Sent: Thursday, January 9, 2020 2:20 PM
To: 'vahur.vingisaar@gmail.com' <vahur.vingisaar@gmail.com>
Cc: Ruth.Rajaveer@rmk.ee
Subject: Märgukiri

Tere!
Saadan Teile RMK märgukirja.



Lugupidamisega

Elor Ilmet
RMK Viljandimaa metsaülem
5053401
elor.ilmet@rmk.ee
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